R
TRIBUNALE AMMINISTRATITVVO REGIONALE
PER L'EMIT LA ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA

?’Loq\. m 1156 dl 28 (12206
prot. n. 1152 del 27 dicembre 2016

spett.le

dott. Aldo Giuffre Editore
Bologna

c.a. sig. Ficarra

Oggetto: fornitura volumi.

Si approva il preventivo pervenuto in data 22 dicembre 2016, a mezzo mail, avente ad oggetto la
fornitura dei seguenti testi:

° Enciclopedia del Diritto, Giuffré Editore, volume di aggiornamento 2016 024193771
ISBN 978-88-14-20832-4, Annali IX, € 150,00

° Il nuovo codice dei contratti pubblici, Giuffré Editore, ultimo aggiornamento 2016
024196119

ISBN: 9788814215056, € 19,00

Si richiede pertanto di voler consegnare 1 volumi di cui sopra presso il TAR nonché di restituire
compilati e firmati i documenti allegati (tracciabilita dei flussi finanziari e patto di integrita).

11 Segretario Generale

avv. Caterina Grechi

GRECHI CATERINA
Date 28.12.2016 11:03:55 CET



m.goffredi@giustizia-amministrativa.it
“

Da: giuseppe ficarra.it@gmail.com per conto di Giuseppe Ficarra <guren@tiscali.it>
Inviato: giovedi 22 dicembre 2016 17:27

A: m.goffredi@giustizia-amministrativa.it

Oggetto: Re: richiesta preventivo

Buongiorno,

per i volumi di cui mi fa richiesta possiamo applicare uno sconto del 10% per un totale di euro 152,10.
Cordiali saluti
Giuseppe Ficarra

Edizioni Giuffre
348.7429976

Il giorno 20 dicembre 2016 15:26, <m.goffredi@giustizia-amministrativa.it> ha scritto:

Come da accordi telefonici intercotsi, le chiedo di volermi gentilmente inoltrare un preventivo per l'acquisto dei
seguent libri:

®  Enciclopedia del Dititto, Giuffré Editore, volume di aggiornamento 2016 024193771 ISBN
978-88-14-20832-4, Annali IX, € 150,00

° Il nuovo codice dei contratti pubblici, Giuffré Editore, ultimo aggiornamento 2016
024196119

ISBN: 9788814215056, € 19,00

cady - Giustizia amministrativa

T ringmzio e testo i attess TAR-BO - TAR Fmilia Romagna - Rologna
REGISTRO UFFICIALE
Prot noooni14y - 27 2 2010 - INGRESSO)

cds 000098747100

Da: m.goffredi@giustizia-amministrativa.it [mailto:m.goffredi@giustizia-amministrativa.it]
Inviato: mercoledi 11 maggio 2016 13:04

A: Giuseppe Ficarra (giuseppeficarrait@gmail.com)

Oggetto: fattura

Come da accordi, le trasmetto la fattura emessa da Giuffre.
La ringrazio molto.

Melina Goffredi



